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PUNTA ARENAS, ¢ 5 MAYD 2016

RESOLUCION (E) Ni? Q 6 3 /

VISTOS:

a)

b)

c)

La Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios y su respectivo Reglamento;

La Ley N° 20.882 que aprobé el Presupuesto para Sector Publico para el afio 2016, publicado en el
Diario Oficial el 05 de Diciembre de 2015;

Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N°355 de 1976, la Resolucidon con Toma de
Razén N° 18/15, ambas de Vivienda y Urbanismo y la Resolucion Exenta N°2269 de 05/12/2014,
que actualiza Normas sobre Delegacién de Facultades en el SERVIU Magallanes;

CONSIDERANDO:

a)

La necesidad de reparar Plotter HP T520 correspondiente al Departamento Técnico de este Serviu
Regional, seglin consta en correo electrénico de fecha 26/04/2016 del profesional, Hector Marusic
Peialoza;

La Orden de Compra N° 638-117-SE16 de fecha 18/05/2016 por un monto de $ 190.000.-,
efectuada en el Portal Mercado Publico bajo el item “Orden de Compra Confianza y seguridad de
los proveedores, derivados de su experiencia” item justificado por la urgencia e importancia de
mantener en buenas condiciones plotter que es utilizado constantemente por el Departamento
Técnico, adjuntdndose su Certificado de Di‘symbilidad Presupuestaria;

La Boleta de Honorarios Electrénica N° 42 de fecha 20 de mayo de 2016, presentada por DAVID
ESTEBAN SAEZ GODOY Rut. 16.636.419-1, por concepto de reparacion Plotter T520;

RESUELVO

DISPONER el pago de la Boleta de Honorarios Electrénica mencionada en el CONSIDERANDO letra
c);

VALOR TOTAL $ 190.000.-

RETENCION. 10% $ 19.000.-

TOTAL A PAGAR $ 171.000.-
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.- EL GASTO, que demande el cumplimiento de la presente Resolucién por la suma de
$190.000.- (CIENTO NOVENTA MIL PESOS ) SE IMPUTARA A:

ASIGNACION PRESUPUESTARIA CUENTA CONTABLE MONTO
2206007 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5320607 $ 180.000.-
DE EQUIPOS INFORMATICOS.

2208007 PASAJES, FLETES Y BODEGAIJES. - 5320807 $ 10.000.-

SS. GG. N° 182.

JCT/EEZ/MGY/pso

DISTRIBUCION

- Unidad de Presupuesto. (1)
- Servicios Generales. (1)

a de Parte. (1)

www.serviumagallanes.cl
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SIGFE ‘GOBIERNO DE CHILE
Serviu XII Region Magallanes y Antirtica
N SERVIU X1 Region
Ejercicio Fiscal 2016
id:27636 Aprobado(000738)
Compromisos
Titulo: 638 117 Se16 Arereglo Pitter HPT520 Sr.David Saez
Ejercicio Fiscal: 2016 Fecha: 23/05/2016 Moneda: , the v Fecha Estimada: 30/07/2016
Proveedor 165354191 QlDavid Esteban Saez Godoy
Deseripeion £Qué Requerimientos?
Requerimiento: | SUBT.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO| ]
LA O TOTAL TOTAL VIGENTE VIGENTE FUTURO
4. T AT
CA’ L INSUMO I CLASIFICADOR CANT. MONTO CANT. MONTO MONTO EL
Con L, - [2206007-Mantenimiento y
J AW e el A< ik FEA Reparacién de Equipos 0 180.000 0 180.000 0
o e i - 2
Informla_tloos —
— [2208007-Pasajes, Fletes y
f’fé oSk - /‘é 6 A e deoaios 0 10.000 0 10.000 o
J - A
ITotal Requerimiento 190.000 190.000 0
Total 190.000 190,000 0
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Maria Gomez Yahez

De: Hector Marusic Pefialoza

Enviado el: martes, 26 de abril de 2016 12:04

Para: Patricia Vera Pantoja; Clotilde Cespedes Rodriguez; Jose Camelio Thomsen; Rodrigo Omar Velasquez
Perez

Asunto: reparacion plotter

Hola por favor informar sobre la reparacién del plotter HP T520 que se ubica en Depto. Técnico. El potter es una
herramienta indispensable para el desarrollo de los diversos proyectos que se nos asignan, por lo que les pido que den
prioridad a este tema.

Gracias



Maria Gomez Yahez

De: Maria Gomez Yafiez

Enviado el: jueves, 28 de abril de 2016 13:32

Para: Patricia Vera Pantoja; Carlos Jara Bahamonde

Asunto: RE: Cotizacion reparacion Plotter HP T520 Serviu

Seguimiento: Destinatario Lectura
Patricia Vera Pantoja Leido: 28/04/2016 14:32
Carlos Jara Bahamonde Leido: 28/04/2016 14:38

Estimada, de acuerdo a la cotizacion adjunta se procede a la reparacion verificar si fue adquirido por el PGC, seria ideal,
sino con cargo al 22
Atte.

Maria Cristina Gémez Yafiez

Jefa Contabilidad y Presupuesto | Administrador Publico
Servicio de Vivienda y Urbanismo | Regién de Magallanes
(T) +56 61 2714452

www.serviumagatlanes.cl
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De: Patricia Vera Pantoja

Enviado el: jueves, 28 de abril de 2016 13:17

Para: Maria Gomez Yafiez; Carlos Jara Bahamonde
Asunto: RV: Cotizacion reparacion Plotter HP T520 Serviu

Cristi, para que estés al tanto de la posible reparacion de plotter. Te remito el correo de la solicitud de Don Hector. ©

Patricia Jeannette Vera Pantoja

Analista Servicios Generales | Ingeniera Administracién Empresas
Servicio de Vivienda y Urbanismo | Regién de Magallanes

(T) +56 61 714422

www.serviumagallanes.c!
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De: david esteban saez godoy [mailto:dvd.saez@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 28 de abril de 2016 12:15

Para: Patricia Vera Pantoja

CC: Dagoberto Vargas Barria

Asunto: Cotizacion reparacion Plotter HP T520 Serviu

Sra. Patricia.
Le hago llegar la cotizacidn para reparacién de Plotter , cualquier consulta me la hace liegar.
saludos

atte






Servicios Computacionales

PRESUPUESTO COTIZACION

David Saez Godoy
Ingeniero en Informatica
Técnico Xerox.

Celular. 61211264

Corre. dvd.saez@hotmail.com

Cliente: Serviu Magallanes Fono: 61-2714434
Rut: 61.824.000-2 Fecha 28-04-2016
Direccion: Calle Croacia 722 Validez 90 dias

Ciudad: Punta Arenas

De nuestra consideracién:

Cotizacién Reparacion

Mediante la presente, es grato hacer llegar a usted el siguiente presupuesto por reparacion para Plotter Hp

T520

Descripcién Valores
Cabezal Completo 150.000
Valor con iva
Costo Envio 10.000
Mano de obra Instalaciéon y prueba de equipo 30000

Costo total: $190.000



Rut : 61.824.000-2 Demandante :

SERVIU XII Regién

Direccién : Croacia 722 Unidad de Compra: SERVIU XIl Region
Teléfono : 56-61-2714422 Fecha Envio OC. :  18-05-2016 10:55:38
Fax: Estado : Enviada a/Proveedor
© L]

ORDEN DE COMPRA N°: 638-117-SE16
SEROR (ES) David Saez Godoy A Sr(a) David Esteban Saez Godoy
DIRECCION Vilta Grimaldi Pje 6 Punta Arenas Region de Magallanesyde ~ FONO 56-061-280882
: #01294 la Antartica
RUT 16.636.419-1 FAX -

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Arreglo Plotter HP T520

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  27-05-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Croacia 722 Punta Arenas
DIRECCION DE DESPACHO : Crbacia 722 Punta Arenas

METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO :
CONTACTO OC :

. Despachar a Direccion de envio

30 dias contra la recepcién conforme de la factura
PATRICIA JEANNETTE VERA PANTOJA 56-61-2714422

Regién de Magallanes y de la
Antartica

Region de Magallanes y de la
Antartica

PVERA@MINVU.CL

Codigo Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Unidad Comprador Proveedor Unitario
44103110 Cabezales de 1 Unidad no Cabezal completo para 135.000,00 0,00 0,00 135.000
impresora definide plotter HP T520
78121601 Servicios de 1 Unidad no Envio. 9.000,00 0,00 0,00 9.000
flete definida
81111811 Soporte técnico 1 Unidad no instalacion Cabezal. 27.000,00 0,00 0,00 27.000
y servicios de definida
mesa de ayuda
Orden de Compra Neto $ 171.000
Confianza y seguridad
de los proveedores, Deto. $ 0
derivados de su Cargos $ 0
experiencia
Subtotal $ 171.000
10% IMP. $ 19.000
Total $ / 190.000
Fuente Financiamento: Subtitulo 22

Observaciones:

Arreglo Plotter HP T520. Cambio cabezal completo, envio y mano de cobra.

Derechos del Proveedor del Mercade Plblice

1. Derecho a entender los resuitados de cada preceso.

. Derecho a participar en mercado publico igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
Derecho a exigir el pago convenido en el iempo y forma establecido en las bases de licitacién

. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema

(GRS ARN]

Especificaciones

A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o ne refacionados con precesos de compra a contratacion en desarrotio.
. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de ta Administracion del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentacion que se encuentre acreditada en este

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https:/ivww. mercadepublico.cifPortaifM P2/secciones/ieyes-y-reglamento/derechos-del-proveeder. htmi




Punta Arenas, 18 de mayo de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institucion por la Ley N° 20.882 de
Presupuestos del Sector Publico 2016, certifico que, a la fecha del presente documento, la
institucién cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios
indicados en la Orden 638-117-SE16 “REPARACION PLOTTER HP T520, por un valor de
$ 190.000, CON CARGO A SUBTITULO 22”.

CARLOS JAR{-/\,'B AMONDE
igAPresupu®

ADMINIST
Y

w\_FINANZAS
u;(\‘%;ﬁ\ Q,\@.
YRR

SERVIU REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

www serviumagalianes.cl
Croacia N°722 - 61-2714468 — Punta Arenas
Ladrilleros N°516 — 61-2411585 — Puerto Natales



DAVID ESTEBAN SAEZ GODOY

RUT: 16.636.419-1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS COMPUTACIONALES
PASAJE 6 01294 Villa/Pob. GRIMALDI , PUNTA ARENAS

Sefior{es): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XIl REGION
Domicilio: CROACIA 722, PUNTA ARENAS

Por atencion profesional:

BOLETA DE HONORARIOS

ELECTRONy
N-° 42

Fecha: 20 de Mayo de 2016

Rut: 61.824.000- 2

a / Hora Emision; 20/05/2016 16:48
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Verifique este documento en_www.sii.cl
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El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es e} encargado de retener el 10%.

|REPARACION PLOTTER T520 180.000
Total Honorarios $: 190.000

10 % Impto. Retenido: 19.000

Total; 171.000]

11201605201649

Fecha / Hora Impresién: 20/05/2016 16:49




